


14/07/2021 AMUREL - Group-Office

about:blank 1/1

De : Foks comunicação visual <foks.digital@hotmail.com>
Assunto : RE: Banner
Data : 14/07/2021 08:58
Para : Sabrina Medeiros da Silva <cmdca@capivaridebaixo.sc.gov.br>;

Click here if  you think this message is spam.

34.673.929/0001-01
Haron Koch

De: Sabrina Medeiros da Silva <cmdca@capivaridebaixo.sc.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 14 de julho de 2021 08:44
Para: Foks comunicação visual <foks.digital@hotmail.com>
Assunto: Re: Banner
 
Bom dia, confirmo o recebimento!

Poderias encaminhar também o CNPJ e o nome do responsável pelo orçamento. Grata!

Atenciosamente,
Sabrina Medeiros
Assistente administrativo do CMDCA - Conselho Municipal dos direitos da Criança e do adolescente de Capivari de Baixo-
SC
36231146

Em Quarta-feira, 14/07/2021 no 08:06 Foks comunicação visual escreveu:
Bom dia,
Banner padrão
Com madeira em cima e embaixo e cordão para pendurar
Tamanho 1,60x1,00 = 95,00

javascript:GO.email.moveToSpam('976','INBOX','1010');


Qtd Valor Un. Valor Total

01 Lona impressa de 1.00x1.60mt

instalada no Parque Ambiental

R$ 120,00

Total:

Descrição

Castel Comunicação Visual - CNPJ: 05.001.922/0001-37

Requerente: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA

                                    E DO ADOLESCENTE DE CAPIVARI DE BAIXO

CNPJ: 21.216.663/0001-18

Agradecemos seu contato e nos
colocamos a disposição.

Capivari de Baixo/SC, 05 de Julho de 2021.

Prazo de entrega a combinar
Forma de pagamento a combinar

ORÇAMENTO
Rua Castro Alves, n° 865, Caçador - Capivari de Baixo/SC | (48) 3623 - 4133

R$ 120,00

R$ 120,00



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL

Endereço:

Cidade: Bairro:

CEP: Fone: IE ou RG:

QTD. UNT. TOTAL

1 R$ 95,00 R$ 95,00

TOTAL R$ 95,00

CONDICOES PAGTO:  Á combinar

Laguna, 01 de Julho de 2021.

ORÇAMENTO

CNPJ ou CPF:CAPIVARI

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MEDIDA: 1,60X1,00M

BANNER IMPRESSO

HEXI PRINT
CNPJ: 21.344.392/0001-86

Cliente




